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BmGT §26 Dnr: BMGT.2023.53 1.3

Kontrollplan 2024 - 2026

Beslut
Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo antar Kontrollplan för tillsyn av
livsmedel, serveringstillstånd, tobaksvaror, folköl, handel med vissa receptfria
läkemedel, tobaksfria nikotinprodukter samt elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare 2024-2026.

Ärendebeskrivning
Bygg och miljönämnden ska upprätta en kontrollplan som omfattar
livsmedelslagstiftningen, alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter och
lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Kontrollplanen ska vara treårig enligt
livsmedelslagstiftningen. Föreslagen kontrollplan är baserad på antagen
behovsutredning och de register som myndigheten har över verksamheter med
regelbunden tillsyn. Kontrollplanen redovisar vilka resurser och förutsättningar
myndigheten har och hur dessa ska användas 2024. I planeringen har myndigheten
tagit ställning till den nationella kontrollplanen tillsynsstrategin samt övriga
nationella och regionala mål.

Lagstöd för beslutet
Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017
om offentlig kontroll.
Alkohollag (2010:1622)
Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
Lag (2022/1257) om tobaksfria nikotinprodukter

Beslutsunderlag
Protokoll 2024-03-12 - BmGTau §19
Tjänsteskrivelse till bygg- och miljönämnden
Kontrollplan 2024 - 2026.docx
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BmGT §27 Dnr: BYGG.2024.28 4.4.2

Åtterås 3:52, Södra Nissastigen 6, Smålandsstenar
Gislaveds kommun
Bygglov för uppsättning av skärmtak

Beslut
· Bygglov beviljas för uppsättning av skärmtak.

Startbesked
Startbesked ges för att påbörja åtgärden.

Med detta startbesked bestämmer nämnden:
1. Kontrollplanen, inkommen 2024-03-19 fastställs.
2. I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs.
3. Följande handlingar ska lämnas in till bygg- och miljönämnden Gislaved-

Tranemo som underlag för slutbesked, senast vid slutsamråd:
· Verifierad kontrollplan
· Sakkunnighetsintyg om att byggnadens läge överensstämmer med

meddelat bygglov

Avgifter
Avgiften för bygglovet är 21 500 kr (enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige).
Tidsfristen började löpa 2024-03-04 Lagstadgade tidsfrister för handläggningen
hålls. Avgiften är därför inte reducerad.

Hur avgiften är fastställd framgår av bifogat debiteringsbesked.

Avgiften för utstakning är 3438 kronor (moms tillkommer) enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

Avgiften för lägeskontroll är 1375 kronor (moms tillkommer) enligt taxa fastställd
av kommunfullmäktige.

Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag.

Ärendebeskrivning
HS Elmacken AB har ansökt om bygglov för uppsättning av skärmtak.

För fastigheten gäller detaljplan. Ansökan avser bygglov med avvikelse från
detaljplanen. Fastigheten är idag bebyggd med ett gatukök. Ett bygglov finns på
fastigheten för 7 parkeringsplatser på den östra sidan, längs med
Södra Nissastigen, samt 3 parkeringsplatser mot norr.

Åtgärden innebär avvikelser från detaljplan SM 11 vad gäller placering av
skärmtaket delvis på mark som icke får bebyggas s.k. punktprickad mark. Åtgärden
innebär en placering av ett skärmtak om 162 kvadratmeter på fastigheten Åtterås
3:52.

Skärmtakets tänkta användning är som skydd för den laddningsstation för elbilar
som skall placeras på fastigheten. Laddstolparna i sig bedöms inte kräva bygglov
utan endast detta skärmtak samt parkeringarna är befintliga.
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BmGT §27 (forts.)

Företrädare för bygg- och miljöavdelningen har gjort en besiktning av fastigheten.

Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan. Några synpunkter
har inte inkommit.

Motiv till beslut
Åtgärden som avviker från detaljplanen bedöms utgöra en liten avvikelse som
anses vara förenlig med detaljplanens syfte.

Lagstöd för beslutet
Beslutet om bygglov fattas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen
(2010:900).

Upplysningar
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

Enligt plan- och bygglagen får en åtgärd som har beviljats lov inte påbörjas förrän
fyra veckor efter att lovet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Detta gäller
trots att startbesked lämnats.

Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende.

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som
beslutet vinner laga kraft.

Nämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov
upphör att gälla.

Byggnadsverket får inte tas i bruk förrän bygg- och miljönämnden har gett ett
slutbesked.

För att utföra utstakning och lägeskontroll krävs behörighet. Kontakt kan tas med
kart- och mätenheten, Gislaved via kontaktcenter, tel. 0371-81000.

Påföljder
Byggsanktionsavgift är en extra avgift som tas ut:
· Från den som påbörjat en byggnation utan startbesked
· Från den som tar ett byggnadsverk i bruk före nämndens tillåtelse, det vill säga

innan man fått ett slutbesked.

Byggsanktionsavgiftens storlek framgår av 9 kap i plan- och byggförordningen
(2011:338).

Yrkanden
Patric Bergman (M) yrkar att bevilja bygglov för uppsättning av skärmtak.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden antar det.
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BmGT §27 (forts.)

Beslutsunderlag
Protokoll 2024-03-12 - BmGTau §20
Tjänsteskrivelse
Yttrande från Trafikverket_inkommet 2024-03-06

Handlingar som tillhör beslutet
Fasadritning inkommen 2024-03-04
Konstruktionsritningar inkommen 2024-03-01
Situationsplan baserad på primärkarta_reviderad inkommen 2024-02-29

Bilagor
Bilaga 1 Information
Bilaga 2 Kallelse till tekniskt samråd
Bilaga 3 Överklaga beslut
Bilaga 4 Debiteringsbesked

Beslutet skickas (med överklagandehänvisning) till:
HS Elmacken AB

Beslutet skickas för kännedom till:
Supermarket i Smålandsstenar AB

Underrättelse om beslutet per brev till berörda grannar.
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BmGT §28 Dnr: BYGG.2023.506 4.4.1

Gryssnäs 1:4, Gryssnäsvägen, Sjötofta
Tranemo kommun
Förhandsbesked för utökande av regionnätsstation

Beslut
Nämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked för den föreslagna åtgärden på
den avsedda platsen.

Avgifter
Avgiften för beslutet är 21 500 kr (enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige).
Tidsfristen började löpa 2024-03-04 Lagstadgade tidsfrister för handläggningen
hålls. Avgiften är därför inte reducerad.

Hur avgiften är fastställd framgår av bifogat debiteringsbesked.

Avgiften för utstakning är 3438 kronor (moms tillkommer) enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

Avgiften för lägeskontroll är 1375 kronor (moms tillkommer) enligt taxa fastställd
av kommunfullmäktige.

Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag.

Ärendebeskrivning
Vattenfall Eldistribution har ansökt om förhandsbesked för utökande av
regionnätsstation.

Aktuell fastighet är belägen utanför planlagt område.

I den fördjupade översiktsplanen finns det inga utpekade särskilda intressen för
platsen.

Yttranden
Berörda sakägare har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.

Tranemo Kommun har inkommit med ett yttrande utan synpunkter

Några övriga synpunkter har inte inkommit.

Motiv till beslut
Förhandsbeskedet gäller utökandet av en befintlig regionnätsstation på fastigheten
Gryssnäs 1:4.

Platsen ligger utanför planlagt område, i närhet av detaljplaneområde.

Avstyckningen är 68 meter respektive 28 meter vilket får en area på 1904 m2.
Stationen ska ersätta den befintliga transformatorstationen som finns på platsen,
med byggnad av inomhusställverk med transformatorer. Byggnaden är tänkt att bli
ca 20x20 meter och med en nockhöjd på ca 8 meter.

Inga utpekade intressen finns på platsen.
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BmGT §28 (forts.)

Platsen är därmed lämplig att bebygga.

Lagstöd för beslutet
Beslutet fattas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900).

Upplysningar
Det positiva förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter
det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft.

Åtgärden kräver tillstånd av fastighetsägaren

Beslutsunderlag
Protokoll 2024-03-12 - BmGTau §21
Tjänsteskrivelse_ Förhandsbesked_BmGTau_20240312
Yttrande från Tranemo

Handlingar som tillhör beslutet
Situationsplan inkommen 2024-01-23
Översiktskarta inkommen 2023-10-02

Bilagor
Bilaga 1 Debiteringsbesked
Bilaga 2 Överklaga beslut

Beslutet skickas (med överklagandehänvisning) till:
Vattenfall Eldistribution

Beslutet skickas för kännedom till:
Gryssnäs Förvaltning AB
Tranemo kommun

Underrättelse om beslutet per brev till berörda grannar.
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BmGT §29 Dnr: BYGG.2024.12 4.4.2

Slumsvik 8:47, Slumsvik Saltarslätten 4, Månstad
Tranemo kommun
Bygglov för nybyggnad av fritidshus och uppförande av stödmur

Beslut
Nämnden beslutar att avskriva ärendet eftersom sökanden återkallat ansökan.

Avgifter
Avgiften för beslutet är 3 094kr (enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige).

Hur avgiften är fastställd framgår av bifogat debiteringsbesked.

Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag.

Ärendebeskrivning
NAMN har sökt bygglov för nybyggnad av fritidshus och uppförande av stödmur.

För fastigheten gäller områdesbestämmelser. Ansökan avser bygglov med avvikelse 
från områdesbestämmelserna.

Den inkomna ansökan för nybyggnaden redovisar en bruttoarea om 72m2 mot 
tillåtna 60 m².

Företrädare för bygg- och miljöavdelningen har gjort en besiktning av fastigheten.

Fastigheten Slumsvik 8.:47 omfattas av strandskydd och områdesbestämmelser. En 
beviljad strandskyddsdispens för samma åtgärd finns på fastigheten Slumsvik 8:47 
men upphör att gälla den 7 april 2024.

Sökanden har den 21 mars 2024 återkallat sin ansökan för att först ansökan om ny 
strandskyddsdispens.

Beslutsunderlag
Protokoll 2024-03-12 - BmGTau §22
Återkallande av ansökan

Beslutet skickas (med överklagandehänvisning) till:
NAMN
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BmGT §30 Dnr: BYGG.2024.77 4.4.2

CENTRUM 4, Gislaveds kommun
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, förskola,
parkeringsgarage, stödmur, förråd och parkeringsplatser

Beslut
· Bygglov beviljas för nybyggnad av flerbostadshus, förskola,

parkeringsgarage, stödmur, förråd och parkeringsplatser.
· Som kontrollansvarig godkänns Peter Englund

Avgifter
Avgiften för bygglovet är 466 164 kr (enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige).
Tidsfristen började löpa 2024-03-12. Lagstadgade tidsfrister för handläggningen
hålls. Avgiften är därför inte reducerad.

Hur avgiften är fastställd framgår av bifogat debiteringsbesked.

Avgiften för utstakning är 23365 kronor (moms tillkommer) enligt taxa fastställd
av kommunfullmäktige.

Avgiften för lägeskontroll är 2406 kronor (moms tillkommer) enligt taxa fastställd
av kommunfullmäktige.

Faktura skickas separat. I fakturan fastställs sista betalningsdag.

Ärendebeskrivning
Stationsallén i Gislaved AB ansöker om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus,
förskola, parkeringsgarage, stödmur, förråd och parkeringsplatser. Ansökan
omfattar bostäder fördelat på tre hus med 8 våningar och vind, förskola med 6
avdelningar i två hus med 1-3 våningar, parkeringsgarage i två våningar samt
tillhörande utemiljö och förrådsbyggnader till både förskola och bostäder.

Bostadshusen inrymmer totalt 72 lägenheter som varierar i storlek från 1 rum och
kök till 3 rum och kök. Studentlägenheter förekommer.

Parkeringsgaraget som är fördelat på två våningar innehåller totalt 189
parkeringsplatser och kommer att användas av såväl de boende, kommunens
anställda och förskolan.

Punkthusen är utformade med sadeltak med en takbeläggning av mörkgrå takpapp,
fasad av murtegel i vilt förband och med varierande kulörer brunröd, gul och
vitgrå. Betongelement i suterrängvåningarna är av borstad yta i naturgrå kulör.

Projektet är i linje med idé- och gestaltningsprogrammet som antogs av
kommunfullmäktige den 12 december 2019 och som utgör vision för Gislaveds
centrums framtida utveckling. Bygglovet följer också det markanvisningsavtal som
tecknades mellan kommunen och Bygga GWG den 23 juni 2020.
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BmGT §30 (forts.)

Motiv till beslut
Kommunen tog fram en markanvisning för platsen 2018 och sedan även en
detaljplan S 225 som vann laga kraft 2021-10-20. Projektet är i linje med både
markanvisningen samt följer den gällande detaljplanen S 225.

Åtgärderna är lämpliga för sitt ändamål och har god form-, färg- och
materialverkan samt är tillgängliga och användbara. I övrigt uppfyller sökta åtgärder
övriga krav i andra och åttonde kapitlen i Plan- och bygglagen.

Lagstöd för beslutet
Beslutet om bygglov fattas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900).
Den kontrollansvarige är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen
(2010:900).

Upplysningar
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt
samråd bifogas.

Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg- och miljönämnden lämnat ett startbesked.

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som
beslutet vinner laga kraft.

Byggnadsverket får inte tas i bruk förrän bygg- och miljönämnden har gett ett
slutbesked.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. För att utföra utstakning och
lägeskontroll krävs behörighet. Kontakt kan tas med kart- och mätenheten,
Gislaved via kontaktcenter, tel. 0371-81000.

Kontakta kart- och mätenheten, via kontaktcenter, tel. 0371- 81000, för korrekt
adress till er byggnad.

Sökanden uppmärksammas på att lämna in blankett ”Ajourhållning av
lägenhetsregistret”, finns att hämta och fylla i på kommunens hemsida:
www.gislaved.se. Vid frågor kontakta kart- och mätenheten via kontaktcenter,
tel 0371-81000.

Påföljder
Byggsanktionsavgift är en extra avgift som tas ut:
· Från den som påbörjat en byggnation utan startbesked
· Från den som tar ett byggnadsverk i bruk före nämndens tillåtelse, det vill säga

innan man fått ett slutbesked.

Byggsanktionsavgiftens storlek framgår av 9 kap i plan- och byggförordningen
(2011:338).
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Beslutsunderlag
Protokoll 2024-03-12 - BmGTau §23
Tjänsteskrivelse

Handlingar som tillhör beslutet
Situationsplan baserad på nybyggnadskarta_reviderad inkommen 2024-03-12
Situationsplan skala 1:400_våning4_översikt_reviderad inkommen 2024-03-12
Planritningar hus 1 reviderad inkomna 2024-03-12
Sektionsritning A,B hus 1 reviderad inkommen 2024-03-12
Sektionsritning C,D hus 1 reviderad inkommen 2024-03-12
Fasadritningar hus 1 reviderade inkomna 2024-03-12
Planritningar hus 2 reviderade inkomna 2024-03-12
Sektionsritning A,B hus 2 reviderad inkommen 2024-03-12
Sektionsritning C,D hus 2 reviderad inkommen 2024-03-12
Fasadritningar hus 2 reviderade inkomna 2024-03-12
Planritningar hus 3 reviderade inkomna 2024-03-12
Sektionsritning A,B hus 3 reviderad inkommen 2024-03-12
Sektionsritning C,D hus 3 reviderad inkommen 2024-03-12
Fasadritningar hus 3 reviderade inkomna 2024-03-12
Planritningar hus 4 reviderade inkomna 2024-03-12
Sektionsritning hus 4 reviderad inkommen 2024-03-12
Fasadritningar hus 4 reviderade inkomna 2024-03-12
Planritningar hus 5 reviderade inkomna 2024-03-12
Sektionsritning hus 5 reviderad inkommen 2024-03-12
Fasadritningar hus 5 reviderade inkomna 2024-03-12
Planritningar hus 6 reviderade inkomna 2024-03-12
Sektionsritning hus 6 reviderad inkommen 2024-03-12
Fasadritningar hus 6 reviderade inkomna 2024-03-12
Fasad- sektion och planritning hus 7 reviderad inkommen 2024-03-12
Fasad- sektion och planritning hus 8 reviderad inkommen 2024-03-12
Fasad- sektion och planritning hus 9 reviderad inkommen 2024-03-12
Fasad- sektion och planritning hus 10 reviderad inkommen 2024-03-12
Fasad- sektion och planritning hus 11 reviderad inkommen 2024-03-12
Informationsplan sektion översikt reviderad inkommen 2024-03-12
Informationsplan fasad översikt reviderad inkommen 2024-03-12
Informationsplan våning 1-8 vind översikt reviderad inkommen 2024-03-12
Situationsplan skala 1:400 våning 1-3 översikt reviderad inkommen 2024-03-20
Tillgänglighetsbeskrivning flerbostadshus inkommen 2024-02-13
Tillgänglighetsbeskrivning förskola inkommen 2024-02-13

Bilagor
Bilaga 1 Information
Bilaga 2 Kallelse till tekniskt samråd
Bilaga 3 Överklaga beslut
Bilaga 4 Debiteringsbesked
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BmGT §30 (forts.)

Beslutet skickas (med överklagandehänvisning) till:
Stationsallén i Gislaved AB

Beslutet skickas för kännedom till:
GISLAVEDS KOMMUN

Underrättelse om beslutet per brev till berörda grannar.
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BmGT §31 Dnr: BMGT.2024.3 2.4

Ekonomisk uppföljning per den 29 februari 2024 för bygg- och
miljönämnden

Beslut
Nämnden godkänner den ekonomiska redovisningen per den 29 februari 2024

Ärendebeskrivning
Avdelningschef Susanne Norberg lämnar en ekonomisk redovisning per den
29 februari till nämnden.

Den ekonomiska uppföljningen för februari visar på ett resultat som ligger i linje
med vår budget.

Avdelning Budget 2023
Budget
2024 inkl
tillägg

Ack Utfall Budget

21800 Bygg- och
miljöavdelningen 0 -5 128 -435 -5 128

21801 Miljöenheten -2 440 -4 382 -2 186 -4 382

21803 Byggenheten 2 209 299 888 299

Nettokostnader BN -231 -9 211 -1 733 -9 211
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BmGT §32 Dnr: BMGT.2023.4 1.2.3

Redovisning av delegeringsbeslut

Beslut
Nämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut som förtecknas i
protokoll av 2024-03-26.

Ärendebeskrivning
Delegeringsbeslut under perioden 2024-02-17 - 2024-03-19 i följande ärenden
meddelas enligt sammanställd rapport:

· Serveringstillstånd (ALK) sid 1
· Administrativa ärenden (BMGT) sid 1-2
· Bygglov/anmälansärenden (BYGG, ByggT) sid 2-11
· Enkelt avhjälpta hinder (EAH) ---
· Miljö Avlopp (MAVL, MavlT, MHA) sid 11-17
· Miljö Hälsoskyddsärenden

(MHB) (MHBS) (MHÄL) (MhälT) sid 17-18
· Miljö Köldmediaärenden (MKÖL) ---
· Miljö Livsmedelsärenden (MLIV) sid 18-19
· Miljö förorenad mark (MMFO) ---
· Miljö Miljöskyddsärenden (MMIL) (MMM) (MmilT) sid 20-42
· Miljö renhållning (MREN) ---
· Miljö tobaksärenden (MTOB) ---
· Funktionskontroll av ventilationssystem (VENT) sid. 42

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till bygg- och miljönämnden
Rapport delegationsbeslut BmGT 2024-02-17 - 2024-03-19



GISLAVEDS KOMMUN

Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
16

2024-03-26

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

BmGT §33 Dnr: BMGT.2023.5 1.2.7

Meddelanden

Beslut
Nämnden lägger följande meddelanden till handlingarna:

- Länsstyrelsens beslut 2024-02-22 - Upphäver strandskyddsdispens Sunnaryd 1:11

- Länsstyrelsens beslut 2024-03-01 - Avslår överklagande av nämndens avslag för
strandskyddsdispens Norra Släthult 2:7

- Mark- och miljödomstolens dom 2024-02-22 - Upphäver Länsstyrelsens beslut att
upphäva nämndens beslut att bevilja bygglov för nybyggnad flerbostadshus på
fastigheten Åtterås 2:143 (nämndens beslut står fast).
Domstolen avvisar även överklagandet av nämndens beslut då klagande inte
bedöms ha klagorätt.



GISLAVEDS KOMMUN

Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
17

2024-03-26

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

BmGT §34 Dnr: BMGT.2023.3 2.1

Övriga ärenden

Nämnden har tidigare beslutat att sammanträdet den 27 augusti ska hållas i
Tranemo.

Hans Andersson (M) föreslår ett studiebesök på Torpa innan
augustisammanträdet. Efter en gemensam lunch där kl. 12 kan sammanträdet hållas
i sammanträdeslokal på Torpa.

Nämnden ser det som ett bra förslag och föreslår att fortsätta planeringen och ta
fram ett program för dagen enligt förslaget.
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